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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 22.54 13.27 19.23 10.15 4.58 9.01 11.35 5.16 10.06 7.79 3.75 6.86 51.85 26.76 45.16 250.603

İl Ortalaması 20.35 13.83 16.89 8.72 4.62 7.57 7.51 4.64 6.35 5.87 3.25 5.06 42.46 26.34 35.87 219.636
Okul Ortalaması 20.01 14.86 16.30 7.96 5.01 6.70 4.01 3.96 3.03 4.29 2.87 3.57 36.28 26.70 29.60 198.712

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - MİNA KELEŞ 0 / 0 28 11 25.25 14 4 13.00 24 4 23.00 15 3 14.25 81.00 22.00 75.50 351.875 130 5 1 1
2 0 - MELİKE TURAN 0 / 0 28 11 25.25 14 2 13.50 16 5 14.75 13 3 12.25 71.00 21.00 65.75 319.550 339 17 2 2
3 0 - FIRAT DAŞ 0 / 0 25 15 21.25 12 7 10.25 19 6 17.50 13 4 12.00 69.00 32.00 61.00 303.525 476 28 3 3
4 0 - BÜŞRA DAŞ 12 / 0 28 12 25.00 13 5 11.75 13 2 12.50 9 4 8.00 63.00 23.00 57.25 290.900 615 43 4 4
5 0 - ERKİN ULUPINAR 0 / 0 18 11 15.25 11 3 10.25 12 3 11.25 14 4 13.00 55.00 21.00 49.75 266.500 901 70 5 5
6 0 - HÜSEYİN ACAR 0 / 0 23 11 20.25 11 4 10.00 13 2 12.50 7 1 6.75 54.00 18.00 49.50 265.025 921 76 6 6
7 0 - MELEK BAŞBEYAZ 0 / 0 29 9 26.75 13 1 12.75 3 1 2.75 6 2 5.50 51.00 13.00 47.75 259.400 1013 83 7 7
8 0 - MERVE DEMİREL 0 / 0 27 13 23.75 16 2 15.50 7 3 6.25 1 0 1.00 51.00 18.00 46.50 255.100 1086 90 8 8
9 0 - YUNUS CEM BİNGÖL 0 / 0 21 14 17.50 11 3 10.25 8 4 7.00 12 2 11.50 52.00 23.00 46.25 254.800 1092 92 9 9

10 0 - BATUHAN DURSUN 0 / 0 27 12 24.00 13 7 11.25 4 2 3.50 6 2 5.50 50.00 23.00 44.25 247.700 1208 105 10 10
11 0 - MUHAMMET ALBAYRAK 0 / 0 20 16 16.00 10 3 9.25 13 2 12.50 6 2 5.50 49.00 23.00 43.25 244.200 1259 111 11 11
12 0 - İREM KARAMANLI 0 / 0 28 11 25.25 11 3 10.25 8 5 6.75 1 0 1.00 48.00 19.00 43.25 243.850 1266 112 12 12
13 0 - SİMAY SİLAY 0 / 0 26 10 23.50 14 1 13.75 4 1 3.75 1 0 1.00 45.00 12.00 42.00 240.075 1316 119 13 13
14 0 - KÜBRA ÖZKAN 0 / 0 28 11 25.25 1 0 1.00 10 3 9.25 7 4 6.00 46.00 18.00 41.50 237.650 1342 125 14 14
15 0 - HASAN ŞAHAN 12 / 0 27 13 23.75 6 1 5.75 6 4 5.00 6 5 4.75 45.00 23.00 39.25 230.575 1436 141 15 15
16 0 - NESİL AKGÜL 0 / 0 25 14 21.50 11 6 9.50 3 4 2.00 7 4 6.00 46.00 28.00 39.00 230.250 1443 142 16 16
17 0 - ZEKİYE ALAK 0 / 0 24 15 20.25 7 6 5.50 6 2 5.50 7 3 6.25 44.00 26.00 37.50 224.925 1503 157 17 17
18 0 - SILA GÜLER 0 / 0 23 8 21.00 9 1 8.75 0 0 0.00 7 1 6.75 39.00 10.00 36.50 222.000 1546 167 18 18
19 0 - RAVZA 12 / A 26 12 23.00 7 7 5.25 3 5 1.75 8 7 6.25 44.00 31.00 36.25 220.775 1557 169 19 19
20 0 - SERHAT YAĞCI 12 / 0 22 17 17.75 9 7 7.25 7 7 5.25 6 6 4.50 44.00 37.00 34.75 215.850 1614 180 20 20
21 0 - MUSTAFA AVŞAR 0 / 0 24 13 20.75 0 0 0.00 10 0 10.00 3 0 3.00 37.00 13.00 33.75 211.675 1663 188 21 21
22 0 - KUSAY AKDOĞU 0 / 0 21 14 17.50 6 4 5.00 8 8 6.00 6 7 4.25 41.00 33.00 32.75 209.000 1691 192 22 22
23 0 - FATİME ÇALIK 0 / 0 26 13 22.75 9 5 7.75 2 3 1.25 1 0 1.00 38.00 21.00 32.75 208.950 1693 193 23 23
24 0 - RÜMEYSA ÖZGEN 0 / 0 24 16 20.00 9 6 7.50 3 4 2.00 3 1 2.75 39.00 27.00 32.25 207.450 1705 195 24 24
25 0 - SULTAN BARIŞ 0 / 0 24 11 21.25 10 7 8.25 2 5 0.75 2 0 2.00 38.00 23.00 32.25 207.450 1705 195 24 24
26 0 - SAADET SELİMOĞLU 0 / 0 26 12 23.00 8 5 6.75 1 2 0.50 2 0 2.00 37.00 19.00 32.25 207.300 1709 198 26 26
27 0 - BATTAL DERVİŞ 0 / 0 23 11 20.25 5 5 3.75 5 7 3.25 5 2 4.50 38.00 25.00 31.75 205.600 1723 201 27 27
28 0 - RAMAZAN DAŞDEMİR 0 / 0 20 14 16.50 8 2 7.50 2 2 1.50 6 3 5.25 36.00 21.00 30.75 202.750 1758 207 28 28
29 0 - MERYEM ARISOY 0 / 0 23 10 20.50 10 4 9.00 1 5 -0.25 1 0 1.00 35.00 19.00 30.25 200.825 1785 216 29 29
30 0 - 0 / 0 20 12 17.00 9 10 6.50 0 1 -0.25 8 5 6.75 37.00 28.00 30.00 200.325 1789 217 30 30
31 0 - EMİNE GÜMÜŞAY 0 / 0 26 13 22.75 8 6 6.50 0 2 -0.50 1 0 1.00 35.00 21.00 29.75 198.925 1808 221 31 31
32 0 - ŞEVVAL NUR ACAR 0 / 0 20 18 15.50 12 6 10.50 2 5 0.75 4 5 2.75 38.00 34.00 29.50 198.675 1811 223 32 32
33 0 - GÖKÇE HALİLOĞLU 0 / 0 21 16 17.00 11 6 9.50 0 3 -0.75 4 2 3.50 36.00 27.00 29.25 197.825 1816 225 33 33
34 0 - HAMZA ÇAĞLI 0 / 0 18 18 13.50 14 4 13.00 0 5 -1.25 5 5 3.75 37.00 32.00 29.00 197.375 1821 226 34 34
35 0 - ŞEVVAL SAĞLAM 0 / 0 22 14 18.50 9 8 7.00 2 1 1.75 3 6 1.50 36.00 29.00 28.75 195.725 1842 231 35 35
36 0 - OĞUZHAN BAŞAR 0 / 0 20 13 16.75 6 0 6.00 0 0 0.00 6 3 5.25 32.00 16.00 28.00 193.525 1872 236 36 36
37 0 - KAAN ÖZRENÇER 0 / 0 19 21 13.75 10 8 8.00 2 7 0.25 7 5 5.75 38.00 41.00 27.75 192.950 1880 238 37 37
38 0 - ELİF NİSA ÇAKIR 0 / 0 22 16 18.00 8 5 6.75 2 7 0.25 4 6 2.50 36.00 34.00 27.50 191.675 1896 240 38 38
39 0 - BUSENUR ZİCİN 0 / 0 20 12 17.00 8 3 7.25 3 5 1.75 1 0 1.00 32.00 20.00 27.00 189.925 1910 243 39 39
40 0 - BARAN POLAT 0 / 0 23 17 18.75 9 11 6.25 0 0 0.00 2 1 1.75 34.00 29.00 26.75 189.075 1918 247 40 40
41 0 - ZEYNEP NUR KARTAL 0 / 0 21 18 16.50 11 6 9.50 0 6 -1.50 2 2 1.50 34.00 32.00 26.00 186.900 1942 255 41 41
42 0 - İLAYDA SAN 0 / 0 21 18 16.50 9 5 7.75 1 1 0.75 1 0 1.00 32.00 24.00 26.00 186.675 1946 256 42 42
43 0 - BERFİN DİNÇER 12 / A 19 17 14.75 4 4 3.00 1 2 0.50 8 5 6.75 32.00 28.00 25.00 183.475 1976 262 43 43
44 0 - ESEN FAKIOĞLU 0 / 0 20 16 16.00 1 1 0.75 6 3 5.25 3 1 2.75 30.00 21.00 24.75 182.025 1992 267 44 44
45 0 - İLAYDA CİHAN 0 / 0 19 15 15.25 5 3 4.25 3 3 2.25 2 1 1.75 29.00 22.00 23.50 178.150 2016 271 45 45
46 0 - EMİRCAN TAYLAN 0 / 0 17 10 14.50 0 0 0.00 3 2 2.50 7 3 6.25 27.00 15.00 23.25 177.350 2022 274 46 46
47 0 - SU GÜLTEKİN 0 / 0 18 11 15.25 7 2 6.50 0 0 0.00 1 0 1.00 26.00 13.00 22.75 175.825 2039 278 47 47
48 0 - AYA NASSRİ 0 / 0 18 14 14.50 8 5 6.75 4 15 0.25 1 0 1.00 31.00 34.00 22.50 175.025 2046 282 48 48
49 0 - MELİS ŞAVUL 0 / 0 16 18 11.50 7 9 4.75 2 2 1.50 3 3 2.25 28.00 32.00 20.00 166.700 2108 297 49 49
50 0 - ONUR DESTEGÜL 0 / 0 18 14 14.50 6 6 4.50 0 0 0.00 1 0 1.00 25.00 20.00 20.00 166.550 2111 298 50 50
51 0 - İBRAHİM AKÇA 0 / 0 17 16 13.00 8 7 6.25 0 11 -2.75 5 8 3.00 30.00 42.00 19.50 165.275 2119 302 51 51
52 0 - EMİR ŞENSO *AN 12 / A 17 15 13.25 7 2 6.50 0 1 -0.25 1 4 0.00 25.00 22.00 19.50 165.000 2121 303 52 52
53 0 - AYŞE YOLUM 0 / 0 16 12 13.00 4 4 3.00 3 3 2.25 1 1 0.75 24.00 20.00 19.00 163.075 2138 307 53 53
54 0 - ESRA TOHUMCU 0 / 0 16 14 12.50 6 3 5.25 0 0 0.00 1 0 1.00 23.00 17.00 18.75 162.500 2144 310 54 54
55 0 - İLAYDA TOKER 0 / 0 19 18 14.50 6 10 3.50 0 5 -1.25 3 4 2.00 28.00 37.00 18.75 162.425 2145 311 55 55
56 0 - MERVE CANDAN 0 / 0 15 24 9.00 9 8 7.00 2 3 1.25 1 0 1.00 27.00 35.00 18.25 161.025 2158 316 56 56
57 0 - NURÇİN KÜTÜK 0 / 0 13 27 6.25 9 11 6.25 9 31 1.25 7 13 3.75 38.00 82.00 17.50 158.750 2170 319 57 57
58 1013 - EMİR BOZKURT 12 / E 12 5 10.75 8 6 6.50 0 5 -1.25 2 2 1.50 22.00 18.00 17.50 158.550 2173 320 58 58
59 0 - AZRA KARA 0 / 0 16 13 12.75 3 2 2.50 1 1 0.75 4 16 0.00 24.00 32.00 16.00 153.050 2210 333 59 59
60 0 - SİMLANUR TÜRE 0 / 0 13 23 7.25 8 9 5.75 2 2 1.50 2 4 1.00 25.00 38.00 15.50 151.825 2211 334 60 60
61 0 - ORÇUN CAN 0 / 0 10 13 6.75 5 4 4.00 3 2 2.50 3 3 2.25 21.00 22.00 15.50 151.775 2212 335 61 61
62 0 - MERTYILMAZTOKAY 0 / 0 12 14 8.50 4 3 3.25 3 3 2.25 1 0 1.00 20.00 20.00 15.00 149.925 2222 336 62 62
63 0 - BERFİN ENE 0 / 0 12 23 6.25 5 5 3.75 5 5 3.75 1 0 1.00 23.00 33.00 14.75 149.150 2227 337 63 63
64 0 - MELİSA AKIN 12 / F 14 22 8.50 8 8 6.00 0 0 0.00 1 6 -0.50 23.00 36.00 14.00 146.750 2235 340 64 64
65 0 - MUHAMMET BAYŞEKER 0 / 0 10 13 6.75 8 9 5.75 1 6 -0.50 1 0 1.00 20.00 28.00 13.00 143.575 2247 343 65 65
66 0 - SEMANUR ÖZDEMİR 0 / 0 14 23 8.25 3 1 2.75 0 3 -0.75 3 2 2.50 20.00 29.00 12.75 142.600 2252 344 66 66
67 0 - RABİA TALAY 0 / 0 14 20 9.00 1 11 -1.75 2 10 -0.50 1 0 1.00 18.00 41.00 7.75 125.500 2293 355 67 67
68 0 - BERFİN ÇINAR 0 / 0 6 12 3.00 5 7 3.25 0 0 0.00 1 0 1.00 12.00 19.00 7.25 124.350 2296 356 68 68
69 0 - İREM GEÇER 0 / 0 3 37 -6.25 2 17 -2.25 2 11 -0.75 2 12 -1.00 9.00 77.00 -10.25 65.850 2322 362 69 69


